7/11/23, 16:35 Correo: RUBZAIDA AHUMADA ESTRADA - Outlook

RE: 2202352008810, SOLICITUD PAGO CUOTA N° 01 ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION
DE RECURSOS DESARROLLADA POR LA BANCA DE DESARROLLO TERRITORIAL - FINDETER

RUBZAIDA AHUMADA ESTRADA <RAHUMADA@findeter.gov.co>

Vie 06/10/2023 8:20

Para:Leonardo Alberto Mejia Martinez <leonardo.mejia@scj.gov.co>;Willman Rene Garzon Ramirez
<wilman.garzon@scjgovcol.onmicrosoft.com>;Javier Rodrigo Revelo Barreto <javier.revelo@scj.gov.co>;Katerine.solartev@scj.gov.co
<katerine.solartev@scj.gov.co>;radicacion@scj.gov.co <radicacion@scj.gov.co>

CC:HERNAN PARDO BOTERO <HPARDO@findeter.gov.co>;IVAN DARIO MANTILLA ROSAS <IDMANTILLA@findeter.gov.co>;EMILCE
CORTEZ VELASQUEZ <ECORTEZ@findeter.gov.co>;MONICA ANDREA SOLER MORA <MASOLER@findeter.gov.co>;MARIA ANGELICA DIAZ
DIAZ <MADIAZ@findeter.gov.co>

Senores

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Atn. Leonardo Mejia

Supervisor

Cordial saludo,

Dando alcance al correo anterior, remitimos Link con los documentos para el primer pago de la asistencia
técnica de FINDETER los cuales debes ser avalado por la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
de Bogotd DC, segun lo estipulado en cldusula Séptima del contrato - FORMA DE PAGO y DESEMBOLSO DE LOS
RECURSOS:

PARAGRAFO: Los pagos de la asistencia técnica de Findeter se pagaran a través del Patrimonio Auténomo, previa aprobacion del
supervisor del contrato por parte de la SDSCJ, una vez presentada la factura o cuenta de cobro, acompanada de los siguientes
documentos:

1. Factura electronica o documento equivalente

2. Certificacion de encontrarse al dia en el pago de aportes parafiscales relacionados con el sistema de seguridad social, asi como
los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 50 de la ley
768 de 2002, en la ley 828 de 2003 y art. 23 de la Ley 1150 de 2007 o el que haga sus veces de acuerdo a la normatividad
vigente, al momento de cumplir la obligacion.

Certificacion Bancania, que debera presentarse para el primer pago.

Notas Aclaratorias, Débito o Crédito a que haya lugar.

La primera factura debera acompanarse del RIT y el RUT del Contratista.

Informe mensual correspondiente al periodo cobrade, debidamente aprobado por la supervision.

LBl

Todos los documentos para pago de la asistencia técnica de Findeter deberan ser avalados por el supervisor designado por la Secretaria
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogota D.C. Los pagos que efectué la SDSCJ en virtud del presente conirato estaran
sujetos a la programacion de los recursos del Programa Anual de Caja-PAC.

Link Documentos:

DCompartida URI

Gracias!
Quedamos Atentos.

Rubzaida Ahumada Estrada

Profesional Gerencia de Infraestructura
Vicepresidencia Técnica

FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial -
Conmutador: (1) 6230311/88 ext 1331 — Bogota D.C.
rahumada@findeter.gov.co

Cel.3102516735

Imprime solo si es necesario, estamos comprometidos con la cultura de Cero Papel
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Banca de Desarrollo Territorial

De: EMILCE CORTEZ VELASQUEZ ECORTEZ@findeter.gov.co

Enviado el: viernes, 15 de septiembre de 2023 8:17 a. m.

Para: Radicacion <radicacion@scj.gov.co>; Willman Rene Garzon Ramirez <wilman.garzon@scjgovcol.onmicrosoft.com>;
Javier Rodrigo Revelo Barreto <javier.revelo@scj.gov.co>; IVAN DARIO MANTILLA ROSAS IDMANTILLA@findeter.gov.co;
RUBZAIDA AHUMADA ESTRADA <RAHUMADA @findeter.gov.co>

Asunto: RV: 2202352008810, SOLICITUD PAGO CUOTA N° 01 ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
DESARROLLADA POR LA BANCA DE DESARROLLO TERRITORIAL — FINDETER

Importancia: Alta

Buenos dias

Remitimos documento con numero de radicado, 2202352008810 para su informacion y fines pertinentes; y que
quede radicado en su sistema de correspondencia

Asunto: SOLICITUD PAGO CUOTA N° 01 ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
DESARROLLADA POR LA BANCA DE DESARROLLO TERRITORIAL — FINDETER

Cordialmente,

Emilce Cortez Velasquez

Profesional -Gerencia de Infraestructura
PBX: (601) 623 0311 — 623 0388
ecortez@findeter.gov.co
www.findeter.gov.co

e Findeter4

Banca de Desarrollo Territorial

De: FINDETER <sgdea@findeter.gov.co>
Enviado el: viernes 15 de septiembre de 2023 8'11 a. m.

AHUMADA ESTRADA <RAHUMADA@ﬁndeter.gov.co>, EMILCE CORTEZ VELASQUEZ <ECORTEZ@ﬁndeter.gov.co>
Asunto: 2202352008810, SOLICITUD PAGO CUOTA N° 01 ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
DESARROLLADA POR LA BANCA DE DESARROLLO TERRITORIAL — FINDETER

Importancia: Alta

Findeter“

2202352008810
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Destinatario

LEONARDO ALBERTO MEJIA MARTINEZ;Javier Revelo;wilman
Garzon ;RUBZAIDA AHUMADA ESTRADA;EMILCE CORTEZ

VELASQUEZ

ORIGINAL

Asunto

SOLICITUD PAGO CUOTA N° 01 ASISTENCIA TECNICA Y
ADMINISTRACION DE RECURSOS DESARROLLADA POR LA BANCA

DE DESARROLLO TERRITORIAL - FINDETER .

Remitimos documento con numero de radicado 2202352008810 para su informacion y fines pertinentes

Remitente: Fecha y Hora:

GLORIA AMPARO BAUTISTA BARON 15/09/2023 8:10:51 a.m.
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