
1

ANDRES LOZADA HERRERA

De: ANDRES LOZADA HERRERA
Enviado el: lunes, 8 de mayo de 2023 4:35 p. m.
Para: Caterine Gutierrez Pastrana; Javier Rodrigo Revelo Barreto
CC: Didier Rodriguez Lugo; Willman Rene Garzon Ramirez; Leonardo Alberto Mejia 

Martinez; Norca Lorena Jimenez Mejia; Fraccidia Herrera Moncada; Katerine Solarte 
Vélez

Asunto: RE: INSTRUCCION DE RENDIMIENTOS GENERADOS CONTRATO 2162 DE 2022

Buenas tardes a todos. 
 
La información remitida ya fue entregada a la fiducia para que realice el respectivo reintegro. 
 
Sin embrago, es preciso aclara que este reintegro será sujeto del GMF, toda vez que aun no se 
recibe confirmación alguna respecto a la marcación de la cuenta del PA. 
 
Los recursos destinados a cubrir el GMF causado, serán descontados del valor disponible para la 
ejecución del proyecto, tal y como lo establece el contrato en el parágrafo de la clausula quinta, 
el cual reza: 
 
PARAGRAFO. Los impuestos, tasas y contribuciones municipales, departamentales o nacionales que 
pudieran generarse por la suscripción y registro del Contrato Interadministrativo y de los contratos derivados 
serán asumidos por medio de los recursos disponibles para la ejecución del proyecto. De la misma manera, el 
Gravamen al Movimiento Financiero del valor total del Contrato Interadministrativo se pagará por medio de los 
recursos disponibles para la ejecución de los proyectos en dado caso que la Secretaría no marque la 
exención de la cuenta.   
 
Por último, reiteramos la solicitud respecto a la posibilidad de realizar el comité financiero que 
se encuentra aplazado mientras se elevaban las consultas a la Sec. De Hacienda. 
 
cordialmente  
 
Ing. ANDRES LOZADA HERRERA 
Coordinador 
Gerencia de Infraestructura 
Conmutador: 6230388 Ext. 1718 – Bogotá D.C. 
alozada@findeter.gov.co 
   

 
  

 

De: Caterine Gutierrez Pastrana <caterine.gutierrez@scj.gov.co>  
Enviado el: lunes, 8 de mayo de 2023 10:28 a. m. 
Para: ANDRES LOZADA HERRERA <ALOZADA@findeter.gov.co>; Javier Rodrigo Revelo Barreto 
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<javier.revelo@scj.gov.co> 
CC: Didier Rodriguez Lugo <didier.rodriguez@scj.gov.co>; Willman Rene Garzon Ramirez 
<wilman.garzon@scjgovcol.onmicrosoft.com>; Leonardo Alberto Mejia Martinez <leonardo.mejia@scj.gov.co>; Norca 
Lorena Jimenez Mejia <norca.jimenez@scj.gov.co>; Fraccidia Herrera Moncada <fraccidia.herrera@scj.gov.co> 
Asunto: RE: INSTRUCCION DE RENDIMIENTOS GENERADOS CONTRATO 2162 DE 2022 
 
 
Buenos días,  
 
Remitimos lo solicitado.  
 
La información correspondiente al beneficiario el pago es: DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERIA NIT 
899.999.061-9. 
 
Recordamos que el vencimiento del recibo es de cinco (5) días hábiles.  
 
Cordial saludo. 
 

De: ANDRES LOZADA HERRERA <ALOZADA@findeter.gov.co> 
Enviado: viernes, 5 de mayo de 2023 13:22 
Para: Caterine Gutierrez Pastrana <caterine.gutierrez@scj.gov.co>; Javier Rodrigo Revelo Barreto 
<javier.revelo@scj.gov.co> 
Cc: Didier Rodriguez Lugo <didier.rodriguez@scj.gov.co>; Willman Rene Garzon Ramirez 
<wilman.garzon@scjgovcol.onmicrosoft.com>; Leonardo Alberto Mejia Martinez <leonardo.mejia@scj.gov.co>; Norca 
Lorena Jimenez Mejia <norca.jimenez@scj.gov.co>; Fraccidia Herrera Moncada <fraccidia.herrera@scj.gov.co> 
Asunto: RE: INSTRUCCION DE RENDIMIENTOS GENERADOS CONTRATO 2162 DE 2022  
  
Buenos días a todos. 
  
Remitimos la información solicitada para la generación del recibo con código de barras. 
  
Nombre del depositante: P.A. AYP FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO 3-1-111808 
Nit: 830.053.691-8 
Valor: 253.263.999,54 
Concepto: Rendimientos generados en los meses marzo y abril de 2023. 
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Así mismo agradecemos confirmar Razón social y Nit del beneficiario de pago de rendimientos. 
  
Cordialmente 
  
  
Ing. ANDRES LOZADA HERRERA 
Coordinador 
Gerencia de Infraestructura 
Conmutador: 6230388 Ext. 1718 – Bogotá D.C. 
alozada@findeter.gov.co 
   

 
  

  
De: Caterine Gutierrez Pastrana <caterine.gutierrez@scj.gov.co>  
Enviado el: viernes, 5 de mayo de 2023 8:48 a. m. 
Para: Javier Rodrigo Revelo Barreto <javier.revelo@scj.gov.co> 
CC: Didier Rodriguez Lugo <didier.rodriguez@scj.gov.co>; Willman Rene Garzon Ramirez 
<wilman.garzon@scjgovcol.onmicrosoft.com>; Leonardo Alberto Mejia Martinez <leonardo.mejia@scj.gov.co>; ANDRES 
LOZADA HERRERA <ALOZADA@findeter.gov.co>; Norca Lorena Jimenez Mejia <norca.jimenez@scj.gov.co>; Fraccidia 
Herrera Moncada <fraccidia.herrera@scj.gov.co> 
Asunto: RE: INSTRUCCION DE RENDIMIENTOS GENERADOS CONTRATO 2162 DE 2022 
  
  
Buenos días Rodrigo,  
  
Claro que sí. Deben remitir los siguientes datos para expedir un recibo con código de barras:  
  
Nombre del depositante 
Nit 
Valor 
Concepto - EL concepto que debe ir en el recibo. 
  
Una vez recibida la información, procederemos a remitir el recibo por este medio y ellos podrán tramitarlo en 
el Banco de Occidente.  
  
Cordial saludo. 
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De: Javier Rodrigo Revelo Barreto <javier.revelo@scj.gov.co> 
Enviado: jueves, 4 de mayo de 2023 18:35 
Para: Caterine Gutierrez Pastrana <caterine.gutierrez@scj.gov.co> 
Cc: Didier Rodriguez Lugo <didier.rodriguez@scj.gov.co>; Willman Rene Garzon Ramirez 
<wilman.garzon@scjgovcol.onmicrosoft.com>; Leonardo Alberto Mejia Martinez <leonardo.mejia@scj.gov.co>; Andres 
Lozada Findeter <alozada@findeter.gov.co> 
Asunto: RV: INSTRUCCION DE RENDIMIENTOS GENERADOS CONTRATO 2162 DE 2022  
  
Caterine buenas tardes, espero que estes muy bien. Solicitamos tu acostumbrada colaboración para ver si nos 
puedes indicar cual es el procedimiento a seguir relacionado con la consulta realizada por FINDETER en el 
correo precedente relacionada con los giros de los rendimientos generados en el contrato 2162-2022 (URI 
TUNJUELITO) 
  
Agradecemos de antemano tu acostumbrada colaboración 
  
  

De: ANDRES LOZADA HERRERA <ALOZADA@findeter.gov.co> 
Enviado: jueves, 4 de mayo de 2023 3:18 p. m. 
Para: Leonardo Alberto Mejia Martinez <leonardo.mejia@scj.gov.co>; Willman Rene Garzon Ramirez 
<wilman.garzon@scjgovcol.onmicrosoft.com>; Javier Rodrigo Revelo Barreto <javier.revelo@scj.gov.co>; Katerine 
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Solarte Vélez <katerine.solartev@scj.gov.co> 
Cc: IVAN DARIO MANTILLA ROSAS <IDMANTILLA@findeter.gov.co>; MARIA ANGELICA DIAZ DIAZ 
<MADIAZ@findeter.gov.co> 
Asunto: INSTRUCCION DE RENDIMIENTOS GENERADOS CONTRATO 2162 DE 2022  
  
Buenas tardes a todos. 
  
Con el fin de realizar el giro de los rendimientos financieros generados por cuenta del manejo de 
los recursos del contrato interadministrativo 2162 de 2022, amablemente solicitamos el favor 
que desde la SDSCJ se nos remita el código y las instrucciones necesarias para realizar la 
correspondiente consignación, en cumplimiento de las obligaciones adquiridas por FINDETER. 
  
Quedamos atentos al recibo de la información solicitada 
  
Cordialmente 
  
  
Ing. ANDRES LOZADA HERRERA 
Coordinador 
Gerencia de Infraestructura 
Conmutador: 6230388 Ext. 1718 – Bogotá D.C. 
alozada@findeter.gov.co 
   

 
  

  
___________________________________________________________________________________________________________  
Este mensaje y sus anexos pueden contener información reservada o clasificada que interesa únicamente a su destinatario. Si llegó a usted por error, debe borrarlo totalmente 
de su sistema, notificar de tal hecho al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Las opiniones contenidas en este mensaje o sus archivos no 
necesariamente coinciden con el criterio institucional de FINDETER. En cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, se le informa que los datos personales que sean suministrados por 
este medio serán tratados de acuerdo con nuestra Política de Protección de Datos Personales que puede consultar en la página web www.findeter.gov.co. En cumplimiento a la 
Ley 1328 de 2009 se le informa que los procedimientos, responsables designados y canales establecidos para ejercer sus derechos como Consumidor Financiero pueden ser 
consultados en el siguiente enlace https://www.findeter.gov.co/sistema-de-atencion-al-consumidor-financiero-sac  
 
This message and its attachments may contain reserved or classified information that is of interest only to its recipient. If it reached you by mistake, you must completely delete 
it from your system, notify the sender of this fact and refrain in any case from divulging, reproducing or using it. The opinions contained in this message or its files do not 
necessarily coincide with the institutional criteria of FINDETER. In compliance with Law 1581 of 2012, you are informed that the personal data provided by this means will be 
treated in accordance with our Personal Data Protection Policy that can be consulted on the website www.findeter.gov.co. In compliance with Law 1328 of 2009 you are 
informed that the procedures, designated managers and channels established to exercise your rights as a Financial Consumer can be consulted at the following link 
https://www.findeter.gov.co/sistema-de-atencion-al -consumer-financial-sac  
____________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________  
Este mensaje y sus anexos pueden contener información reservada o clasificada que interesa únicamente a su destinatario. Si llegó a usted por error, debe borrarlo totalmente 
de su sistema, notificar de tal hecho al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Las opiniones contenidas en este mensaje o sus archivos no 
necesariamente coinciden con el criterio institucional de FINDETER. En cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, se le informa que los datos personales que sean suministrados por 
este medio serán tratados de acuerdo con nuestra Política de Protección de Datos Personales que puede consultar en la página web www.findeter.gov.co. En cumplimiento a la 
Ley 1328 de 2009 se le informa que los procedimientos, responsables designados y canales establecidos para ejercer sus derechos como Consumidor Financiero pueden ser 
consultados en el siguiente enlace https://www.findeter.gov.co/sistema-de-atencion-al-consumidor-financiero-sac  
 
This message and its attachments may contain reserved or classified information that is of interest only to its recipient. If it reached you by mistake, you must completely delete 
it from your system, notify the sender of this fact and refrain in any case from divulging, reproducing or using it. The opinions contained in this message or its files do not 
necessarily coincide with the institutional criteria of FINDETER. In compliance with Law 1581 of 2012, you are informed that the personal data provided by this means will be 
treated in accordance with our Personal Data Protection Policy that can be consulted on the website www.findeter.gov.co. In compliance with Law 1328 of 2009 you are 
informed that the procedures, designated managers and channels established to exercise your rights as a Financial Consumer can be consulted at the following link 
https://www.findeter.gov.co/sistema-de-atencion-al -consumer-financial-sac  
____________________________________________________________________________________________________________  


