ANDRES LOZADA HERRERA

De: ANDRES LOZADA HERRERA

Enviado el: lunes, 10 de abril de 2023 9:13 a. m.

Para: Willman Rene Garzon Ramirez; Javier Rodrigo Revelo Barreto; Katerine Solarte Vélez
Asunto: RE: 2202352003409, SOLICITUD ACLARACION VALORES CONTRACTUALES

Buenos Dias y Felices pascuas para todos.

El pasado miércoles llevamos los dos procesos de seleccién a comité de contratacién, y el Unico
paso que nos falta para el comité técnico que autorice la publicacién de los procesos es la
expedicion del CDR, para lo cual financiera nos pide la respuesta a este oficio con la posicién de
la SDSCJ.

Por lo cual, les agradecemos mucho su ayuda para que podamos tenerla lo mas pronto posible,
y asi seguir con el tramite de la contratacidn derivada.

Asi mismo, y como lo expresamos en la reunion del miércoles, les agradecemos sus gestiones
ante su Direccidon Financiera para poder obtener razén sobre la marcacion de la cuenta
(excencion del GMF).

Muchas gracias y quedamos atentos a cualquier inquietud.

Ing. ANDRES LOZADA HERRERA

Coordinador

Gerencia de Infraestructura

Conmutador: 6230388 Ext. 1718 — Bogota D.C.
alozada@findeter.gov.co
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De: ANDRES LOZADA HERRERA <ALOZADA@findeter.gov.co>

Enviado el: martes, 4 de abril de 2023 10:57 a. m.

Para: Willman Rene Garzon Ramirez <wilman.garzon@scjgovcol.onmicrosoft.com>; Javier Rodrigo Revelo Barreto
<javier.revelo@scj.gov.co>; Katerine Solarte Vélez <katerine.solartev@scj.gov.co>

Asunto: Fwd: 2202352003409, SOLICITUD ACLARACION VALORES CONTRACTUALES

Buenos dias a todos

Les reenvio el oficio radicado el dia de hoy por parte de nuestro sistema de correspondencia para que por favor nos
ayuden con el tramite y poder asi continuar con el proceso de seleccién.

Quedo atento si tienen alguna duda.



Gracias

Ing. ANDRES LOZADA HERRERA

Coordinador

Gerencia de Infraestructura

Conmutador: 6230388 Ext. 1718 — Bogota D.C.

alozada@findeter.gov.co

Get Outlook para Android

From: FINDETER <sgdea@findeter.gov.co>

Sent: Tuesday, April 4, 2023 10:35:33 AM

To: leonardo.mejia@scj.gov.co <leonardo.mejia@scj.gov.co>; andres.cordoba@scj.gov.co
<andres.cordoba@scj.gov.co>; ANDRES LOZADA HERRERA <ALOZADA@findeter.gov.co>; EMILCE CORTEZ VELASQUEZ

<ECORTEZ@findeter.gov.co>
Subject: 2202352003409, SOLICITUD ACLARACION VALORES CONTRACTUALES
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No. Radicacion:
2202352003409

LEONARDO ALBERTO MEJIA MARTINEZ;ANDRES ALVEIRO
CORDOBA VALLEJO;ANDRES LOZADA HERRERA:EMILCE CORTEZ

VELASQUEZ

ORIGINAL Asunto

SOLICITUD ACLARACION VALORES CONTRACTUALES.

Remitimos documento con numero de radicado 2202352003409 para su informacién y fines pertinentes



Remitente: Fecha y Hora:
ERIKA ELIZABETH CASTRO GARNICA 4/04/2023 10:35:31 a.m.
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